18/11/2024, 08:23 Re: orgamento de infra - fabianarocha@fuea.org.br - E-mail de Fundag&o Universitas de Estudos Amazonicos
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Escrever
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Re: rcam i Externa Caixa de entrada x
Caixa de entrada 15 orca ento de infra
Chat Com estrela f Filipe Diniz
i T para TIC, mim
Adiados
Bom dia Jackson e Fabiana,
Moet Enviados
Rascunhos ’ Segue anexo cotagio solicitada, empresa 3Diniz Tecnologia.
Mais
-
SDINIZ
Marcadores TECNOLOGIA
tresdiniztecnologia@gmail.com
(92) 991271043

On Thu, Nov 14, 2024 at 2:00 PM TIC Universitas <tics@fuea.org.br> wrote:
Bom dia Felipe,

Conforme conversamos 2o telefone, segue em anexo as informagdes da drea para a preparagao da infra estrutura ¢

https://mail.google.com/mail/w/0/#inbox/FMfcgzQXKMXZKNHvZbFixSDgCNjdvISC n



* 17111/2024

SDINIZ
- B CNPJ: 48094844/0001-75

TECNOLOGIA Email: tresdiniztecnologia@gmail.com
PROPOSTA DE SERVICOS

Contato: Fabiana Rocha

Cliente: Centro de Bionegécios da Amazonia (CBA) +55 (92) 98205-0016

CNP.J: 044070290001-43

Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 160 - Distrito Industrial I, Manaus - AM,
CEP: 69075-351

ATENDENDO A SOLICITAGAO DO CENTRO DE BIONEGOCIOS DA AMAZONIA - CBA PARA
INSTALAGAO DE NOVOS PONTOS DE REDE DE DADOS PARA ALOJAMENTO E AREA DE

CONVIVENCIA BLOCO A E B, CONTEMPLANDO MATERIAL E MAO DE OBRAS DE ACORDO COM
PROJETO.

ITENS E MATERIAIS PARA A REALIZAGAO DO SERVIGO:

DESCRICAO DO ITEM UNIDADE | QTD VALOR
INFRAESTRURA PARA 50 PONTOS DE

oo ilontol UND. | 1 | 82.356,48
CABEAMENTO EM CABO DE REDE CAT 6, RJ45,

PATCHCORD, PATCH PANEL UNID. | 50 | 44.256,12
FIBRA OPTICA, FUSAO, ACESSORIOS MTS | 50 | 15.12597
RACKER, SUITE 48 POSTAS, GBIC

10GB, E ACESSORIOS, NOBREAK UNID. 1 ] 26.857,11
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UND. | 1 | 16.847,59
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA UNID. | 1 | 77.859,00
BDI 31% UND. | 1 | 81.623,70

TOTAL | 344.925,97

Pagamento / Opgdes de Pagamento

1. Total a vista, com 5% de desconto;
2. Entrada de 50%, o restante (50%) na conclusao do servigo.

Dados Bancdérios
Banco: Itau
Agencia: 7830 | CC: 19982-9

Pix: filipix2022@yahoo.com
Resp. Legal: Filipe Freire Diniz

GARANTIA DO SERVIGO 3 MESES
GARANTIA DO EQUIPAMENTO UM ANO

De acordo:

CBA - Diretorla Financeira 3Diniz Tecnologia

Manaus, AM, 17/11/2024
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